Chiara Pizzorno

Da: Amministrazione STK <amministrazione@stkimpianti.com>
Inviato: lunedi 13 ottobre 2025 09:25

A: Chiara Pizzorno

Oggetto: R: ALLARME COMANDO POLIZIA LOCALE LOANO

Buongiorno,
va bene, allora procediamo con ordine di n°® 1 sensore.
Il prezzo consta in € 170,00 + iva comprensivo di manodopera e materiale.

Attendo sue indicazioni.

Cordiali saluti.

Roberta

Sinergy Tekno Impianti srl

site: www.stkimpianti.com

email: amministrazione@stkimpianti.com

Sede legale: Via Barrili, n°20/1 - Finale Ligure (SV)
Sede operativa: Via VIl Marzo, n°38 - Finale Ligure (SV)
Tel.019.680620

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura riservata e confidenziali e sono indirizzate unicamente al destinatario. Se
avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di comunicare immediatamente al mittente l'accaduto e di cancellare il messaggio. Vi ¢ fatto,
inoltre, divieto di utilizzare le informazioni in esso contenuto.

This message is for the designated recipient only and may contain privileged, propietary, or otherwise private information. If you have received it in error,
please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email by you is prohibited.

Da: Chiara Pizzorno <pizzorno.pm@comuneloano.it>

Inviato: lunedi 13 ottobre 2025 08:20

A: Amministrazione STK <amministrazione@stkimpianti.com>
Oggetto: R: ALLARME COMANDO POLIZIA LOCALE LOANO

Buongiorno nelle ultime notti &€ sempre scattato allarme presso Segreteria Comando.

Non abbiamo trovato una spiegazione valida pertanto chiedo di tentare con cambio del relativo sensore per valutare
successivamente cosa succede.

Resto in attesa di sapere se la spesa per il sensore € da impegnare a parte per procedere con relativi atti a seguito di
preventivo.

Grazie

Saluti

o



